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Assunto: Re: Fwd: Despesas de agua.

De: 161 ZE - LENCOIS PAULISTA <ze161@tre-sp.jus.br>

Data: 04/04/2019 12:03

Para: "ANA PAULA ALVES COELHO" <ana.coelho@tre-sp.jus.br>

Bom dia...

Em contato com a imobilidria, a funcionaria Camila informou que o pagamento da conta
com vencimento em Maio nao sera custeado pelo proprietario.

Caso haja alguma divergéncia, pe¢o a gentileza de entrar em contato diretamente com
ela, (14) 3264-3343.

Att.

Drausio

Em Terca, Abril de 2 de 2019 16:29 BRT, ANA PAULA ALVES COELHO <ana.coelho@tre-
sp.jus.br> escreveu:

Sr. Drausio, boa tarde!
Por favor, confirme apenas com o proprietario/imobiliaria se o mesmo

arcara com o pagamento da conta de referéncia abril/2019 (periodo de
06/03 a 05/04/2019), vencimento em*maio/2019*, uma vez que parte do

consumo a ser faturado incorreu antes da entrega das chaves (19/03/2019).
Com as informa¢des prestadas darei inicio ao processo de aprovacao de
despesa para custeio de tais contas.

Atenciosamente.

Em ©2/04/2019 16:03, 161 ZE - LENCOIS PAULISTA escreveu:
Boa tarde.

Em contato com a Secretaria Juridica e Administrativa da Prefeitura Municipal,
fomos informados que o Tribunal sera responsavel pelo custeio da conta de 3agua, uma

vez que, esta expresso na Lei que a isen¢ao é para imdveis onde a atividade meio e
atividade fim sejam da Prefeitura, o que nao seria o caso.

Qual o procedimento a partir de agora?

Att.

Drausio

Em Sexta, Marco de 29 de 2019 13:25 BRT, ANA PAULA ALVES COELHO <ana.coelho@tre-
sp.jus.br> escreveu:

Boa tarde!
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Confirmado recebimento.

Conforme contato telefénico, fico no aguardo de confirma¢ao de que o
S.A.A.E. - Leng¢6is Paulista foi oficiado por parte da Prefeitura local
acerca da isen¢ao do pagamento das contas de agua do imdével locado para
uso desse Cartoério (Rua Jalisco, 117 - conta Cadastro 4967-05).

Acho importante tal ratifica¢ao, haja vista o convénio de cooperacao,
firmado entre a Prefeitura e esse Juizo Eleitoral, estabelecer que a
Justica Eleitoral se responsabilizara pelo custeio das despesas de agua,
desde que haja hidrémetro individualizado no imével (cldusula II, § 392).

Atenciosamente.

Em 29/03/2019 12:35, 161 ZE - LENCOIS PAULISTA escreveu:
Boa tarde!

Ha uma lei municipal que isenta os préprios publicos e prédios locados pela

Prefeitura do pagamento da conta de agua.
Segue anexa.

*Por favor, confirme o recebimento.

Att.

Drausio A Romani

Em Quarta, Marco de 27 de 2019 17:21 BRT, ANA PAULA ALVES COELHO
<ana.coelho@tre-sp.jus.br> escreveu:

Sr. Drausio, boa tarde!

Com base nos documentos encaminhados por Vossa Senhoria, solicito a
gentileza de:

1- confirmar se o hidrdmetro n2 A13S126787, que consta da cépia da
fatura de agua Cadastro 4967-05, destina-se a aferir de modo
individualizado o consumo de agua desse Cartoério;

2- verificar com o proprietdario se o mesmo arcara com o pagamento da
conta de referéncia abril/2019 (periodo de ©6/03 a ©5/04/2019), uma vez

que parte do consumo a ser faturado incorreu antes da entrega das chaves

(19/03/2019) .

Aguardo resposta, através do e-mail astcp@tre-sp-jus.br, com a maior
brevidade possivel.

Atenciosamente.
Ana Paula A. Coelho
Assisténcia de Contas Publicas

e Mensagem encaminhada --------

Assunto: Re: Fwd: Despesas de agua.

Data: Tue, 26 Mar 2019 17:16:22 -0300

De: 161 ZE - LENCOIS PAULISTA <zelb6l@tre-sp.jus.br>

Para: ANA PAULA ALVES COELHO <ana.coelho@tre-sp.jus.br>
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Boa tarde.

Seguem as respostas dentro das préprias perguntas do email original.

Todos os documentos solicitados, seguem anexos.

Por favor, verificar se todos os itens foram atendidos e, se possivel, nos
retornar com o aceite dos mesmos.

Att.

Drausio A Romani
1612 Zona Eleitoral
Len¢déis Paulista/SP

Em Segunda, Mar¢o de 25 de 2019 18:49 BRT, ANA PAULA ALVES COELHO
<ana.coelho@tre-sp.jus.br> escreveu:

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto: Despesas de agua.

Data: Wed, 20 Mar 2019 15:53:55 -0300

De: ANA PAULA ALVES COELHO <ana.coelho@tre-sp.jus.br>
CC: astcp@tre-sp.jus.br

Sr(a) Chefe.

Tendo em vista a mudanca de endere¢o dessa Serventia, tratada no Proc.

PAD n2 2105/2019, e considerando a possibilidade da assun¢ao, por parte
deste Tribunal, das contas de agua desse Cartério, solicitamos informar
0s seguintes dados acerca das despesas de agua do imével a ser ocupado:

1- o responsdvel pela presta¢ao de servigo de fornecimento de agua e
coleta/tratamento de esgoto no Municipio (razao social, enderego
completo, telefone, C.N.P.J.);

Servico Autdnomo de Agua e Esgoto de Lenc¢éis Paulista
Rua XV de Novembro, 1111 - Vila Santa Cecilia
Telefone: (14) 3269-7700

CNPJ: 51.426.849/0001-62

X=X=X=X=X=X=X=X=X=-X=X=X=-X=-X=-X=-X=-X=-X=-X=-X=-X=-X-X-X-X

2- se no novo imével hd hidrometro(s) para aferir de modo
individualizado o consumo de agua desse Cartério. Em caso afirmativo,
indicar o(s) numero(s) do(s) hidrometro(s) exclusivo(s) e o endereco de
instala¢do, bem como, enviar cépia(s) da(s) conta(s) de agua do(s)
mesmo(s) para o e-mail astcp@tre-sp.jus.br ou para o fax (11) 3130-2405,
de modo que possamos consultar eventuais débitos junto a prestadora de
servi¢o e tomar as demais providéncias necessarias a alteracao de
titularidade da(s) conta(s) para a responsabilidade do TRE;
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Em relacdao ao hidrometro, anexo fotos do mesmo juntamente com a conta mais
recente.

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

3- a data da disponibilizac¢ao das chaves do novo imével ao Cartdrio e
enviar a esta Assisténcia cdpia digitalizada do contrato de loca¢do do
imével;

19/03/2019 - contrato anexo
-X=X-X-X-X-X-X-X-X-X=-X-X=-X=-X=-X=-X=-X=-X=X-X-X-X-X-X

4- a leitura do hidrometro na data da mudanca.

Pedimos, ainda, enviar cépia(s) do(s) convénio(s) de cooperacao
firmado(s) entre a(s) Municipalidade(s) e esse Juizo.

Convénio anexo

Aguardamos resposta através do e-mail astcp@tre-sp.jus.br e
disponibilizamos, também, os nldmeros de telefone (11) 3130-2385 e
3130-2395 para os contatos necessarios.

Atenciosamente.
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