Enc: Re: Fwd: Renovacgdo - empenhamento SKY 2022 - TRE/SP

Assunto: Enc: Re: Fwd: Renovagdo - empenhamento SKY 2022 - TRE/SP
De: sacskyempresas@sky.com.br

Data: 14/12/2021 19:40

Para: COMPRAS@TRE-SP.JUS.BR

CC: bruno.joaquim@flexbpo.com.br, gabriella.rsilva@flexbpo.com.br

Prezados, boa noite.

Estou direcionando o caso para os nossos analistas, para que vocé receba a proposta comercial o mais breve
possivel.

Peco por gentileza que aguarde o orgamento através do e-mail
Fico a disposi¢ao para quaisquer duvidas

Atenciosamente

EMPRESAS

SERGIO DE AGUIAR NOTARI
Tel.:0800-725-2880
www.skyempresas.com.br sacskyempresas@sky.com.br

Flex, empresa a servico da SKY.

Ol3a! Para melhorar nosso atendimento, responda nossa pesquisa de satisfacdo. Sdo apenas 10
segundos. Obrigado. Equipe SKY Empresas

Clique Aqui

De: COMPRAS@TRE-SP.JUS.BR

Enviada em: 14/12/2021 18:20:55

Para: sacskyempresas@sky.com.br

CC: sky@sky.com.br; rentabilidadeskyempresas@flexcontact.com.br; aline.santos@tre-sp.jus.br
Assunto: Re: Fwd: Renovagdo - empenhamento SKY 2022 - TRE/SP

Boa tarde.
Ha previsdo para envio de proposta comercial visando o empenhamento da despesa para 2022?

Att.
1845

Em 13/12/2021 10:16, Compras escreveu:
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Enc: Re: Fwd: Renovacgdo - empenhamento SKY 2022 - TRE/SP

Reitero solicitagcdo abaixo para proposta de empenhamento de despesa para o exercicio
2022.

Att.
2deb

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Renovacdo - empenhamento SKY 2022 - TRE/SP
Data:Fri, 3 Dec 2021 10:57:42 -0300
De:Compras <compras@tre-sp.jus.br>
Para:sacskyempresas@sky.com.br <sacskyempresas@sky.com.br>, sky@sky.com.br
<sky@sky.com.br>, sacskyempresas@sky.com.br,
rentabilidadeskyempresas@flexcontact.com.br

Prezados, bom dia.

Consulto sobre a possibilidade de renovacgao, para o ano de 2022, das assinaturas
contratadas por este TRE/SP (CNPJ 02.302.492/0001-56), nos termos da proposta comercial
encaminhada em 2020 (anexo).

Para proposta de empenhamento de despesa para 2022, solicito proposta comercial
atualizada a ser apresentada aos usuarios do servico para analise da renovacao.

Por oportuno, informo que hd no empenho de 2021 (2021NE000035) o saldo de RS
1.900,47 e que o 32 Termo Aditivo foi encaminhado a empresa via e-mail e correios,
conforme mensagem em anexo.

Consulto novamente sobre o recebimento do documento fisico.

Questionamos sobre a aplicacdo do reajuste e, conforme mensagem de setembro/2021
(também anexo) nos foi informado que, "Ademais, no que tange a questdo da aplicagdo do
reajuste, informo que o mesmo foi ocorreu no més de janeiro/2021. Sendo assim, a proxima
aplicacdo serd em janeiro/2022".

No entanto, as faturas estao sendo emitidas com os seguintes valores:

Céd. 49765020 - RS 166,90
Cdd. 49765048 - RS 166,90
Cdd. 1506807684 - RS 114,90

Deste modo, consulto se o saldo restante da nota de empenho podera ser cancelado ao
final exercicio, assim que quitadas as faturas de dezembro/21, ou se havera algum ajuste,

tendo em vista aos valores constantes da ultima proposta.

Att.
4dbb
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Enc: Re: Fwd: Renovacgdo - empenhamento SKY 2022 - TRE/SP
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