
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO  

Senhora Secretária,  

 

Trata-se de oferecimento de brindes personalizados, a exemplo do 

realizado nos anos anteriores e, para este ano, propõe-se a personalização de 

copos de acrílico com a impressão do logotipo do ReenconTRE 2018. 

Foram contatadas as empresas “Rocha Sodré Comércio de 

Suprimentos para Escritórios Ltda – ME”, Big Star Brindes Promocionais” e “Unity 

Brindes Ltda – ME”, que apresentaram as seguintes propostas:  

 

EMPRESA VALOR DESCRIÇÃO 

Rocha Sodré Comércio de 

Suprimentos para Escritórios 

Ltda – ME 

R$ 468,00 300 copos long drink 330ml, 

acrílico, transparente, com logo silk 

de 1 cor. 

Pagamento: a combinar  

Entrega: 10 dias úteis  

Big Star Brindes Promocionais R$ 645,00 300 copos long drink 330ml, 

plástico injetado, silk de 1 cor. 

Pagamento: 15 dias após entrega 

Entrega: 15 dias após o envio do 

logo 

Unity Brindes Ltda – ME R$ 780,00 300 copos long drink 330ml, PS 

cristal, silk de 1 cor. 

Pagamento: 14 dias  

Entrega: a combinar  

 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO  

Desta forma, propõe-se a contratação do serviço da empresa que 

ofertou o orçamento de menor valor, por meio de Dispensa de Licitação Federal e, 

para cobertura da despesa, sendo que o pagamento deverá ser deduzido do 

montante anteriormente reservado na previsão orçamentária. 

 

À superior apreciação. 

São Paulo, 24 de julho de 2018. 

 

Mônica de Faria Franco    Janaína Leal Dias 

Analista Judiciário     Técnico Judiciário 
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Assunto: Re: Fwd: Orçamento copos
De: ana.luiza258@terra.com.br
Data: Sexta, Julho de 20 de 2018 15:48 BRT
Para: JANAINA LEAL DIAS <janaina.dias@tre­sp.jus.br>
Responder­Para: ana.luiza258@terra.com.br

Janaina, boa tarde.
Segue solicitação de orçamento para fornecimento de 300 unidades de copos long drink   transparente personalizado,
com impressão em preto, conforme solicitado.

Valor unitário: R$.1,56
Valor total: R$.468,00
Prazo de entrega: 10 dias úteis
Local de entrega: a combinar
Condições de pagamento: a combinar
Dados Bancários: Banco do Brasil S.A ­ Agência: 6501­3  conta­corrente: 200.040­7
PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

São Paulo, 20 de julho de 2018
ROCHA SODRE Comércio de Suprimentos para Escritórios Ltda ­ ME
CNPJ: 08.432.818/0001­95
FONE: (11) 2917­4286  E­mail: ana.luiza258@terra.com.br
Grata,
Ana Luiza

Em Sex 20/07/18 13:02, JANAINA LEAL DIAS janaina.dias@tre­sp.jus.br escreveu:

Ana desculpe, o logo será esse.

Grata

­­

assinatura_logo.png

Janaina Leal Dias
Técnico Judiciário
Seção de Monitoramento e Planejamento

Secretaria de Gestão de Pessoas
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
assinatura_telefone.png(11) 3130­2957
assinatura_email.pngjanaina.dias@tre­sp.jus.br
Nossa missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Imprima apenas se necessário. Abrace a ideia de responsabilidade com o meio ambiente

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja
destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e
notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e a legislação em vigor.

­­­­­­­­ Original Message ­­­­­­­­
Assunto: Orçamento copos
Data: Sexta, Julho de 20 de 2018 11:56 BRT
De: "JANAINA LEAL DIAS" <janaina.dias@tre­sp.jus.br>
Para: ana.luiza258@terra.com.br

Bom dia, Ana

Solicito orçamento para 300 copos long drink transparente, com o logo do evento, para 10/8/2018.

Atenciosamente,  
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Janaina Leal Dias
Técnico Judiciário
Seção de Monitoramento e Planejamento

Secretaria de Gestão de Pessoas
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
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Nossa missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Imprima apenas se necessário. Abrace a ideia de responsabilidade com o meio ambiente

Carregar Imagens
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As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja
destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e
notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e a legislação em vigor.
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Assunto: RES: Orçamento de BIG 2143 A
De: Big Star Brindes ­ Marco Raggi <vendas@bigstarbrindes.com.br>
Data: Sexta, Julho de 20 de 2018 17:34 BRT
Para: 'JANAINA LEAL DIAS' <janaina.dias@tre­sp.jus.br>
Responder­Para: Big Star Brindes ­ Marco Raggi <vendas@bigstarbrindes.com.br>

1 arquivo

Janaina, Boa Tarde!!

 

Perdão, o valor é para 300 peças.

 

Atenciosamente,

 

Marco Raggi.
Dep. Vendas.

Rua José Sálvio Dias, 43 – SP – CEP. 04349‐200
Tel. (11) 5011‐6751
E‐mail: vendas@bigstarbrindes.com.br
Site: www.bigstarbrindes.com.br

 

De: JANAINA LEAL DIAS <janaina.dias@tre‐sp.jus.br> 
Enviada em: sexta‐feira, 20 de julho de 2018 16:57
Para: Big Star Brindes ‐ Marco Raggi <vendas@bigstarbrindes.com.br>
Assunto: Re: Orçamento de BIG 2143 A

 

Boa tarde,

É possível refazer o orçamento, são 300 unidades.

Grata, 

Janaina Leal Dias

Técnico Judiciário

Seção de Monitoramento e Planejamento

Secretaria de Gestão de Pessoas

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

(11) 3130­2957

janaina.dias@tre­sp.jus.br

Nossa missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Imprima apenas se necessário. Abrace a ideia de responsabilidade com o meio ambiente

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que
leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será
tratado conforme as normas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e a legislação em vigor.

Em Sexta, Julho de 20 de 2018 15:46 BRT, "Big Star Brindes ‐ Marco Raggi" <vendas@bigstarbrindes.com.br> escreveu:
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Boa Tarde!!!

 

Conforme solicitação, estamos encaminhando orçamento para apreciação.

 

REF. COPO BIG 2143 A

• confeccionado em plásĕco injetado;
• capacidade de 310 mls;
• com gravação em silk a 01 cor;
• quanĕdade de 300 peças; 
• valor R$ 2,15 a unidade.

hĥp://bigstarbrindes.com.br/fotos/copo_long_drink_big_star_brindes_2143a.jpg

 

 

• entrega: entrega em até 15 dias após envio do logo em Corel Draw e aprovação da arte virtual.
• frete: Incluso São Paulo‐ Capital – Demais localidades a cargo do cliente.
• Pagamento: 15 dias após a entrega.

Surgindo duvidas, favor entrar em contato, estaremos a disposição para dirimir quaisquer esclarecimentos que faça necessário.

Atenciosamente,

 

Marco Raggi.
Dep. Vendas.

big star
logo_chapado.jpg

Rua José Sálvio Dias, 43 – SP – CEP. 04349‐200
Tel. (11) 5011‐6751
E‐mail: vendas@bigstarbrindes.com.br
Site: www.bigstarbrindes.com.br

 

De: JANAINA LEAL DIAS <janaina.dias@tre‐sp.jus.br>
Enviada em: quinta‐feira, 19 de julho de 2018 15:35
Para: vendas@bigstarbrindes.com.br
Assunto: Orçamento
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Boa tarde, 

Solicito orçamento para 300 copos long drink com o logo anexo, em nome de Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, CNPJ
06.302.492/0001/56, Rua Dr. Falcao Filho, 121, Centro, CEP 01007‐010. 

Atenciosamente, 
‐‐

Janaina Leal Dias

Técnico Judiciário

Seção de Monitoramento e Planejamento

Secretaria de Gestão de Pessoas

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

(11) 3130­2957

janaina.dias@tre­sp.jus.br

Nossa missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

Imprima apenas se necessário. Abrace a ideia de responsabilidade com o meio ambiente

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que
leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será
tratado conforme as normas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e a legislação em vigor.
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